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Kurumdaki öğrencilerin puanlarına göre şubeler bazında sıralanmış listesidir.

İldeki kurumların sınav puan ortalamalarına göre sıralanmış listesidir.

ÖĞRENCİ LİSTESİ

İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI

Kurumdaki öğrencilerin sınav puanlarına göre sıralanmış listesidir.

ÖĞRENCİ LİSTESİ KURUM - PUAN SIRALI

ŞUBE - PUAN SIRALI

PUAN SIRALI

ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul ATAŞEHİR HIZ YAYINLARI KOLEJİ 8.SINIF KURUMSAL 2 7 7 7 7

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 15.00 5.00 13.33 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 85.00 5.00 83.33 460.491

Okul Ortalaması 15.00 5.00 13.33 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 85.00 5.00 83.33 460.491

1 1 - TUĞRUL YILMAZER 8 / F 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 90.00 0.00 90.00 500.000 1 1 1 1

2 2 - TURGUT YILMAZER 8 / F 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 88.00 2.00 87.33 484.178 2 2 2 2

3 3 - YİĞİT YILMAZER 8 / F 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 87.00 3.00 86.00 476.296 3 3 3 3

4 4 - EVREN ÇOLAK 8 / F 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 84.00 6.00 82.00 452.593 4 4 4 4

5 5 - EMİNE YILMAZER 8 / D 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 84.00 6.00 82.00 452.593 4 4 4 4

6 6 - HASAN YILMAZER 8 / D 13 7 10.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 83.00 7.00 80.67 444.711 6 6 6 6

7 7 - ABDULHAKİM ALPTEKİN 8 / D 9 11 5.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 79.00 11.00 75.33 413.067 7 7 7 7

ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul ATAŞEHİR HIZ YAYINLARI KOLEJİ 8.SINIF KURUMSAL 2 7 7 7 7

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 15.00 5.00 13.33 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 85.00 5.00 83.33 460.491

Şube Ortalaması 17.25 2.75 16.33 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 87.25 2.75 86.33 478.267

1 1 - TUĞRUL YILMAZER 8 / F 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 90.00 0.00 90.00 500.000 1 1 1 1

2 2 - TURGUT YILMAZER 8 / F 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 88.00 2.00 87.33 484.178 2 2 2 2

3 3 - YİĞİT YILMAZER 8 / F 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 87.00 3.00 86.00 476.296 3 3 3 3

4 4 - EVREN ÇOLAK 8 / F 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 84.00 6.00 82.00 452.593 4 4 4 4

İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI-PUAN SIRALI

2022-2023 / KURUMSAL DENEME 2022-2023 / KURUMSAL DENEME 2 / 8.SINIF KURUMSAL 2 01-09-2022
İstanbul
No Kurum Bilgisi Katılım

TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra

1 HIZ YAYINLARI KOLEJİ 7 15.00 5.00 13.33 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 85.00 5.00 83.33 460.491 1 1 1
Genel 13.33 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 83.33 460.491 7

İl 13.33 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 83.33 460.491 7
ORTALAMALAR KATILIMLAR
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KAZANIM FREKANSI - KURUM

2022-2023 / KURUMSAL DENEME 2022-2023 / KURUMSAL DENEME 2 / 8.SINIF KURUMSAL 2 01-09-2022

İstanbul - ATAŞEHİR - HIZ YAYINLARI KOLEJİ Kurum Katılımı : 7
Ders Kazanım S.Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı Durumu

Sayı % Sayı % Sayı % Baraj %50
TÜRKÇE Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. / Metnin içeriğini yorumlar. 3 15 71.43 6 28.57 0 0.00
TÜRKÇE Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 14.29 6 85.71 0 0.00 Dikkat  edilmeli!
TÜRKÇE Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 14.29 6 85.71 0 0.00 Dikkat  edilmeli!
TÜRKÇE Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. / Metnin içeriğini yorumlar. / Metindeki 2 9 64.29 5 35.71 0 0.00
TÜRKÇE Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 3 42.86 4 57.14 0 0.00 Dikkat  edilmeli!
TÜRKÇE Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 2 9 64.29 5 35.71 0 0.00
TÜRKÇE Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. / Görsellerle ilgili soruları ce 2 13 92.86 1 7.14 0 0.00
TÜRKÇE Metnin konusunu belirler. / Metinle ilgili soruları cevaplar. / Metinle ilgili sorula 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Yazdıklarını düzenler. 1 6 85.71 1 14.29 0 0.00
TÜRKÇE Metnin içeriğini yorumlar. / Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 6 85.71 1 14.29 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayla 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın 3 21 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellik 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetimi 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavr 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
DİN KÜLTÜRÜ Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
DİN KÜLTÜRÜ İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
DİN KÜLTÜRÜ İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 21 100.00 0 0.00 0 0.00
DİN KÜLTÜRÜ Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
DİN KÜLTÜRÜ Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
DİN KÜLTÜRÜ Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Stating personal opinions 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Identifiying the target vocabulary about the unit 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Expressing likes and dislikes  + Expressing preferences 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Expressing likes and dislikes + Identifiying the target vocabulary about the unit 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Making simple inquiries + Accepting and refusing / Apologizing + Giving explanations 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Expressing likes and dislikes 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 21 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 21 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök için 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök için 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 21 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ isikte ikednirezü relmisvem nınıratkim ijrene neşüd eyezüy mirib nığışI .c.1.1.1.8.F 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ .ralkıça ıkraf ikadnısara ıralyalo avah ev milkİ .1.2.1.8.F 3 21 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkınd 4 28 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 14 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ .runulub admırakıç iligli eli ralkraf ikadnısara noysakifidom alnoysatuM .3.3.2.8.F 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00

Sınavda ölçülen konu veya kazanımlara göre kurumun başarı yüzdelerinin yer aldığı listedir.

KAZANIM FREKANSI KURUM
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SORU FREKANSLARI - KURUM

2022-2023 / KURUMSAL DENEME 2022-2023 / KURUMSAL DENEME 1 / 8.SINIF KURUMSAL 1 06-09-2022

İstanbul - ATAŞEHİR - HIZ YAYINLARI KOLEJİ Katılım: 7
Ders S.No Kazanım D.C A B C D E BOŞ HATALI Başarı

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % %50 Baraj
TÜRKÇE 1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 2 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 3 Metindeki söz sanatlarını tespit eder C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 4 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 5 Metnin içeriğini yorumlar. / Metindeki anlatım biçimlerini belirler. / Okudukları ile D 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler / Metnin içeriğini yorumlar. B 1 14.29% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 7 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. D 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 8 Görsellerle ilgili soruları cevaplar / Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 9 Metnin konusunu belirler. B 3 42.86% 4 57.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 10 Metnin konusunu belirler. / Metinle ilgili soruları cevaplar. / Metinle ilgili sorula C 3 42.86% 0 0.00% 4 57.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 11 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B 6 85.71% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 12 Metnin içeriğini yorumlar. D 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C 4 57.14% 0 0.00% 3 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 14 Metinler arasında karşılaştırma yapar. B 2 28.57% 5 71.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 15 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. / Metnin içeriğini yorumlar. C 1 14.29% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 16 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. / Metnin içeriğini yorumlar. B 1 14.29% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 17 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 18 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 19 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. / Metnin içeriğini yorumlar. / Metindeki A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TÜRKÇE 20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

İNKILAP TARİHİ 1 Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNKILAP TARİHİ 2 Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNKILAP TARİHİ 3 Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNKILAP TARİHİ 4 Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayla B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNKILAP TARİHİ 5 Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNKILAP TARİHİ 6 Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNKILAP TARİHİ 7 Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNKILAP TARİHİ 8 Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellik D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNKILAP TARİHİ 9 Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellik C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNKILAP TARİHİ 10 Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellik D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
DİN KÜLTÜRÜ 1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 3 İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 4 İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 6 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 7 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 8 İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 9 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 10 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!

İNGİLİZCE 1 Identifiying the target vocabulary about the unit D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNGİLİZCE 2 Identifiying the target vocabulary about the unit B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNGİLİZCE 3 Making simple inquiries + Accepting and refusing / Apologizing A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNGİLİZCE 4 Making simple inquiries A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNGİLİZCE 5 Identifiying the target vocabulary about the unit C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNGİLİZCE 6 Identifiying the target vocabulary about the unit + Giving explanations and reasons D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNGİLİZCE 7 Identifiying the target vocabulary about the unit A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNGİLİZCE 8 Making simple inquiries + Accepting and refusing / Apologizing + Giving explanations B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNGİLİZCE 9 Identifiying the target vocabulary about the unit C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
İNGİLİZCE 10 Identifiying the target vocabulary about the unit B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

MATEMATİK 1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 2 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 3 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 4 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 5 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 6 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 7 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 10 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 11 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 12 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 13 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 14 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 15 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 16 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 17 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 18 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 19 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
MATEMATİK 20 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

FEN BİLİMLERİ 1 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 2 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 3 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 4 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 5 DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 6 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 7 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 8 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 10 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 11 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 13 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. B 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 14 İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 16 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 17 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. C 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 18 Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 19 Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki A 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
FEN BİLİMLERİ 20 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Sınavda ölçülen konu veya kazanımlara göre öğrencilerin cevaplarının dağılımını gösteren listedir.

SORU FREKANSLARI KURUM

NOTNOT: Raporlar, PDF formatında çıktı olarak alınabilmektedir.
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Ders Kazanım S.Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı Durumu
Sayı % Sayı % Sayı % Baraj %50

TÜRKÇE Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 6 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Metindeki söz sanatlarını tespit eder 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Metnin içeriğini yorumlar. / Metindeki anlatım biçimlerini belirler. / Okudukları ile 1 2 66.67 1 33.33 0 0.00
TÜRKÇE Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler / Metnin içeriğini yorumlar. 1 2 66.67 1 33.33 0 0.00
TÜRKÇE Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 2 66.67 1 33.33 0 0.00
TÜRKÇE Görsellerle ilgili soruları cevaplar / Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Metnin konusunu belirler. 1 0 0.00 3 100.00 0 0.00 Dikkat  edilmeli!
TÜRKÇE Metnin konusunu belirler. / Metinle ilgili soruları cevaplar. / Metinle ilgili sorula 1 0 0.00 3 100.00 0 0.00 Dikkat  edilmeli!
TÜRKÇE Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0.00 3 100.00 0 0.00 Dikkat  edilmeli!
TÜRKÇE Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0.00 3 100.00 0 0.00 Dikkat  edilmeli!
TÜRKÇE Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 33.33 2 66.67 0 0.00 Dikkat  edilmeli!
TÜRKÇE Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 2 66.67 1 33.33 0 0.00
TÜRKÇE Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. / Metnin içeriğini yorumlar. 1 2 66.67 1 33.33 0 0.00
TÜRKÇE Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. / Metnin içeriğini yorumlar. 1 2 66.67 1 33.33 0 0.00
TÜRKÇE Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. / Metnin içeriğini yorumlar. / Metindeki 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
TÜRKÇE Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın 3 9 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayla 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin 3 9 100.00 0 0.00 0 0.00
İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellik 3 9 100.00 0 0.00 0 0.00
DİN KÜLTÜRÜ Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 9 75.00 3 25.00 0 0.00
DİN KÜLTÜRÜ İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 8 88.89 1 11.11 0 0.00
DİN KÜLTÜRÜ Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 9 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Identifiying the target vocabulary about the unit 6 18 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Making simple inquiries + Accepting and refusing / Apologizing 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Making simple inquiries 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Identifiying the target vocabulary about the unit + Giving explanations and reasons 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
İNGİLİZCE Making simple inquiries + Accepting and refusing / Apologizing + Giving explanations 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla 5 15 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 12 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa 6 18 100.00 0 0.00 0 0.00
MATEMATİK Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 15 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 33 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 15 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00
FEN BİLİMLERİ Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki 2 6 100.00 0 0.00 0 0.00

Sınavda ölçülen konu veya kazanımlara göre şubenin başarı yüzdelerinin yer aldığı listedir.

KAZANIM FREKANSI ŞUBE
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Ders S.No Kazanım D.C A B C D E BOŞ HATALI Başarı
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % %50 Baraj

TÜRKÇE 1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 2 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 3 Metindeki söz sanatlarını tespit eder C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 4 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 5 Metnin içeriğini yorumlar. / Metindeki anlatım biçimlerini belirler. / Okudukları ile D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler / Metnin içeriğini yorumlar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 7 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 8 Görsellerle ilgili soruları cevaplar / Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 9 Metnin konusunu belirler. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 10 Metnin konusunu belirler. / Metinle ilgili soruları cevaplar. / Metinle ilgili sorula C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 11 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 12 Metnin içeriğini yorumlar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 14 Metinler arasında karşılaştırma yapar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 15 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. / Metnin içeriğini yorumlar. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 16 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. / Metnin içeriğini yorumlar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 17 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 18 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 19 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. / Metnin içeriğini yorumlar. / Metindeki A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!

İNKILAP TARİHİ 1 Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNKILAP TARİHİ 2 Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNKILAP TARİHİ 3 Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNKILAP TARİHİ 4 Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayla B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNKILAP TARİHİ 5 Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNKILAP TARİHİ 6 Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNKILAP TARİHİ 7 Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNKILAP TARİHİ 8 Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellik D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNKILAP TARİHİ 9 Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellik C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNKILAP TARİHİ 10 Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellik D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 3 İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 4 İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 6 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 7 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 8 İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 9 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
DİN KÜLTÜRÜ 10 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!

İNGİLİZCE 1 Identifiying the target vocabulary about the unit D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNGİLİZCE 2 Identifiying the target vocabulary about the unit B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNGİLİZCE 3 Making simple inquiries + Accepting and refusing / Apologizing A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNGİLİZCE 4 Making simple inquiries A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNGİLİZCE 5 Identifiying the target vocabulary about the unit C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNGİLİZCE 6 Identifiying the target vocabulary about the unit + Giving explanations and reasons D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNGİLİZCE 7 Identifiying the target vocabulary about the unit A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNGİLİZCE 8 Making simple inquiries + Accepting and refusing / Apologizing + Giving explanations B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNGİLİZCE 9 Identifiying the target vocabulary about the unit C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
İNGİLİZCE 10 Identifiying the target vocabulary about the unit B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!

MATEMATİK 1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 2 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 3 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 4 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 5 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 6 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıla A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 7 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 10 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 11 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 12 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesa A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 13 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 14 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 15 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 16 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 17 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 18 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 19 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
MATEMATİK 20 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!

FEN BİLİMLERİ 1 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 2 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 3 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 4 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 5 DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 6 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 7 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 8 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 10 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 11 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 13 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 14 İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 16 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 17 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 18 Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 19 Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 20 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!

Sınavda ölçülen konu veya kazanımlara göre öğrencilerin cevaplarının şubeye göre
dağılımını gösteren listedir.

SORU FREKANSLARI

NOTNOT: Raporlar, PDF formatında çıktı olarak alınabilmektedir.

ŞUBE
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KURUMLARA ÖZEL KODLU OPTİK
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Kurumdaki öğrencilerin bilgilerinin daha önceden kodlanmış olarak hazır bir şekilde verilmesine 
olanak sağlayan bir sistemdir. Böylece tam ve eksiksiz optik form ile hata payı azaltılarak gerçek bir 
sınav deneyimi sunulmaktadır.






